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umarudin umarudin <umarudin@ukrida.ac.id>

Fwd: Revisi dan Pembayaran Artikel
1 pesan

Johansah Liman <johansah@ukrida.ac.id> 30 Maret 2023 pukul 16.49
Kepada: umarudin umarudin <umarudin@ukrida.ac.id>

---------- Forwarded message ---------
From: Johansah Liman <johansah@ukrida.ac.id>
Date: Tue, 20 Dec 2022 at 13.18
Subject: Fwd: Revisi dan Pembayaran Artikel
To: Iwan Soenandi <iwan.as@ukrida.ac.id>

Dear Pak Iwan 

Terlampir Submit Paper ttg BZT  dan Bukti Bayar  ke Jurnal Teori  Aplikasi Fisika (JTAF) , Unila Lampung 

Tks 

---------- Forwarded message ---------
From: Johansah Liman <johansah@ukrida.ac.id>
Date: Fri, Dec 16, 2022 at 11:52 AM
Subject: Re: Revisi dan Pembayaran Artikel
To: Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika <jtaf@fmipa.unila.ac.id>

Maaf 
 Untuk permintaan data tambahan untuk SEM, FTIR dan lainnya tidak dapat kita lakukan karena masa pandemi dan
keterbatasan waktu.

Demikian disampaikan 

Tks 

On Fri, Dec 16, 2022 at 11:49 AM Johansah Liman <johansah@ukrida.ac.id> wrote:
Kepada Pimpinan Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika <jtaf@fmipa.unila.ac.id>

Bersama ini disampaikan 
Revisi  dan Bukti Pembayaran 
Untuk Tulisan berjudul Sintesis dan Karakterisasi Sifat Optik Material Feroelektrik Barium Zirkonium
Titanat (BaZr0,5Ti0,5O3) dengan Variasi Suhu Annealing 

Demikian disampaikan 
Tks 

On Tue, Dec 13, 2022 at 9:19 AM Johansah Liman <johansah@ukrida.ac.id> wrote:
Kepada Pimpinan Jurnal Teori dan aplikasi Fisika (JTAF) Unila 

Selamat pagi 

Mohon di infokan  Nama  Bank  untuk trf biaya  

ditunggu 

Tks 

On Wed, Dec 7, 2022 at 10:46 AM Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika <jtaf@fmipa.unila.ac.id> wrote:
Selamat Siang Johansah Liman, Budi Harsono dan Iwan Aang Soenandi

mailto:johansah@ukrida.ac.id
mailto:iwan.as@ukrida.ac.id
mailto:johansah@ukrida.ac.id
mailto:jtaf@fmipa.unila.ac.id
mailto:johansah@ukrida.ac.id
mailto:jtaf@fmipa.unila.ac.id
mailto:johansah@ukrida.ac.id
mailto:jtaf@fmipa.unila.ac.id


3/30/23, 4:50 PM Email Krida Wacana Christian University - Fwd: Revisi dan Pembayaran Artikel

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=67e54a4c34&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1761785739245187472&simpl=msg-f:1761785739245… 2/2

Berdasarkan hasil review artikel Saudara yang berjudul " Sintesis dan Karakterisasi Sifat Optik Material
Feroelektrik Barium Zirkonium Titanat (BaZr0,5Ti0,5O3) dengan Variasi Suhu Annealing " artikel 
tersebut perlu direvisi sesuai arahan dari reviewer. Mohon ditulis menggunakan bahasa Indonesia.
Selanjutnya silahkan melakukan pembayaran sebesar Rp. 400.000 ke rekening JTAF
No. Rekening: 317542763
an. Gurum Ahmad Pauzi

Kami menunggu revisi dan pembayaran dari saudara, kami ditunggu paling lambat sampai tanggal 15 
Desember 2022. Terimakasih

Salam,
Editor

--
Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika
Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
email: jtaf@fmipa.unila.ac.id

--
Ir.Johansah Liman , M.T.
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Ir.Johansah Liman , M.T.
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Ir.Johansah Liman , M.T.
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--
Ir.Johansah Liman , M.T.
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